
OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ERZURUM ERZURUM MERKEZ TOBB EFKAN ALA 4. SINIF KDS - 6 103 263 263 11763

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Matematik Fen BilimleriSosyal Bilgiler İngilizce Din Kültürü

Türkçe Matematik Fen Sosyal Bilgiler İngilizce Din K.ve A.B. Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 9 6 9,19 8 6 8,38 6 4 6,27 6 3 6,43 3 1 3,48 4 1 3,69 37 22 37,44 348,780

Okul Ortalaması 8 6 8,45 8 7 7,87 6 4 5,97 6 4 5,90 3 2 2,80 4 1 3,76 35 24 34,75 330,850

KATILIMLAR

1 218 GAMZE NUR GÜLER 4B 14 1 14,00 15 0 15,00 9 0 9,00 9 1 9,00 5 0 5,00 5 0 5,00 57 2 57,00 480,020 1 1 1 1 423
% 3,60

2 107 YUSUF TEKİN 4A 14 1 14,00 13 2 13,00 10 0 10,00 10 0 10,00 3 2 3,00 5 0 5,00 55 5 55,00 466,700 1 2 6 6 935
% 7,95

3 17 MELİKE BOZKAYA 4A 15 0 15,00 14 1 14,00 6 4 6,00 10 0 10,00 4 1 4,00 5 0 5,00 54 6 54,00 460,040 2 3 9 9 1188
% 10

4 231 MERYEM POLAT 4A 14 1 14,00 14 1 14,00 6 4 6,00 10 0 10,00 5 0 5,00 5 0 5,00 54 6 54,00 460,040 2 3 9 9 1188
% 10

5 317 MELİK KARSLI 4B 14 1 14,00 13 2 13,00 9 1 9,00 8 2 8,00 5 0 5,00 5 0 5,00 54 6 54,00 460,040 2 3 9 9 1188
% 10

6 43 ATİLLA KAYA 4A 15 0 15,00 15 0 15,00 6 1 6,00 8 2 8,00 5 0 5,00 5 0 5,00 54 3 54,00 460,040 2 3 9 9 1188
% 10

7 110 ECRİN UZAN 4B 13 2 13,00 14 1 14,00 8 2 8,00 9 1 9,00 4 0 4,00 5 0 5,00 53 6 53,00 453,380 3 7 13 13 1454
% 12

8 0 KEREM AKIN 4B 14 1 14,00 13 2 13,00 9 1 9,00 8 2 8,00 4 1 4,00 5 0 5,00 53 7 53,00 453,380 3 7 13 13 1454
% 12

9 135 FATİH GENEL GENEL 4B 12 3 12,00 14 1 14,00 9 1 9,00 8 2 8,00 5 0 5,00 5 0 5,00 53 7 53,00 453,380 3 7 13 13 1454
% 12

10 84 MUSTAFA HINISLIOĞLU4A 13 2 13,00 13 2 13,00 10 0 10,00 8 2 8,00 5 0 5,00 4 1 4,00 53 7 53,00 453,380 5 7 13 13 1454
% 12

11 14 BÜŞRAGÜL ÇEKTİR 4A 14 1 14,00 13 2 13,00 9 1 9,00 8 2 8,00 3 2 3,00 5 0 5,00 52 8 52,00 446,720 6 11 18 18 1742
% 15

12 233 ZÜBEY E HAYMANA 4A 12 3 12,00 13 2 13,00 8 2 8,00 9 1 9,00 5 0 5,00 4 1 4,00 51 9 51,00 440,060 7 12 20 20 2023
% 17

13 170 ZEHRA ÖZEN 4B 12 3 12,00 11 3 11,00 8 2 8,00 9 1 9,00 5 0 5,00 5 0 5,00 50 9 50,00 433,400 6 13 22 22 2323
% 20

14 293 SANCAK GARİP 4B 13 1 13,00 12 3 12,00 8 2 8,00 7 3 7,00 4 1 4,00 5 0 5,00 49 10 49,00 426,740 7 14 27 27 2660
% 23

15 99 İBRAHİM ÇESİMAN 4A 12 3 12,00 11 4 11,00 8 2 8,00 8 2 8,00 5 0 5,00 5 0 5,00 49 11 49,00 426,740 8 14 27 27 2660
% 23

16 195 ZELAL EBRAR GÜVEN 4A 14 1 14,00 11 4 11,00 7 3 7,00 9 1 9,00 3 2 3,00 5 0 5,00 49 11 49,00 426,740 8 14 27 27 2660
% 23

17 15 AHSEN PALITOĞLU 4B 15 0 15,00 10 5 10,00 7 3 7,00 8 2 8,00 3 2 3,00 5 0 5,00 48 12 48,00 420,080 8 17 33 33 2978
% 25

18 34 BEDİRHAN ÖKSÜZ 4A 12 3 12,00 10 5 10,00 8 2 8,00 8 2 8,00 5 0 5,00 5 0 5,00 48 12 48,00 420,080 10 17 33 33 2978
% 25

19 22 AHMET BUĞRA ALKANAT4A 9 5 9,00 11 4 11,00 9 1 9,00 9 1 9,00 5 0 5,00 5 0 5,00 48 11 48,00 420,080 10 17 33 33 2978
% 25

20 61 MFURKAN ÖKTEN 4A 11 4 11,00 12 3 12,00 8 2 8,00 10 0 10,00 4 1 4,00 3 2 3,00 48 12 48,00 420,080 10 17 33 33 2978
% 25

21 0 ESMANUR ERDEM  11 4 11,00 11 4 11,00 9 1 9,00 8 2 8,00 4 1 4,00 4 1 4,00 47 13 47,00 413,420 1 21 40 40 3282
% 28

22 54 ELİF DERYALI 4A 11 4 11,00 12 3 12,00 7 3 7,00 9 1 9,00 2 3 2,00 5 0 5,00 46 14 46,00 406,760 13 22 43 43 3602
% 31

23 211 ELİF ECE YAVUZ 4A 13 1 13,00 10 3 10,00 5 3 5,00 9 1 9,00 4 0 4,00 5 0 5,00 46 8 46,00 406,760 13 22 43 43 3602
% 31

24 168 ELİF BAYRAM 4B 10 5 10,00 13 2 13,00 5 5 5,00 9 1 9,00 5 0 5,00 4 1 4,00 46 14 46,00 406,760 9 22 43 43 3602
% 31

25 177 YUSUF KEREM DEMİR  12 3 12,00 12 3 12,00 8 2 8,00 7 3 7,00 2 3 2,00 5 0 5,00 46 14 46,00 406,760 2 22 43 43 3602
% 31

26 139 HATİCE ŞİŞMAN 4A 10 5 10,00 13 2 13,00 8 2 8,00 6 4 6,00 3 2 3,00 5 0 5,00 45 15 45,00 400,100 15 26 49 49 3874
% 33

27 82 MUHAMMET KARASU 4A 12 3 12,00 12 3 12,00 8 2 8,00 7 3 7,00 2 1 2,00 4 1 4,00 45 13 45,00 400,100 15 26 49 49 3874
% 33

28 229 İNŞİRANUR YAVUZ 4A 10 5 10,00 8 7 8,00 9 1 9,00 7 3 7,00 5 0 5,00 5 0 5,00 44 16 44,00 393,440 17 28 57 57 4149
% 35

29 77 MERYEM BİNİCİ 4A 10 5 10,00 12 3 12,00 8 2 8,00 4 6 4,00 4 1 4,00 5 0 5,00 43 17 43,00 386,780 18 29 58 58 4460
% 38

30 187 ÖMER HAYMANA 4B 8 7 8,00 12 3 12,00 5 5 5,00 8 2 8,00 4 1 4,00 5 0 5,00 42 18 42,00 380,120 10 30 64 64 4703
% 40

31 207 BELİNAY BABAGİL 4B 6 9 6,00 11 3 11,00 7 3 7,00 8 2 8,00 4 1 4,00 5 0 5,00 41 18 41,00 373,460 11 31 67 67 5001
% 43

32 200 EMİRCAN DAL 4A 9 6 9,00 11 4 11,00 7 3 7,00 6 4 6,00 4 1 4,00 4 1 4,00 41 19 41,00 373,460 19 31 67 67 5001
% 43

33 65 MUS *FA ERBAŞ 4B 11 4 11,00 12 3 12,00 8 2 8,00 6 2 6,00 4 1 4,00 41 12 41,00 373,460 11 31 67 67 5001
% 43
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OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ERZURUM ERZURUM MERKEZ TOBB EFKAN ALA 4. SINIF KDS - 6 103 263 263 11763

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Matematik Fen BilimleriSosyal Bilgiler İngilizce Din Kültürü

Türkçe Matematik Fen Sosyal Bilgiler İngilizce Din K.ve A.B. Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 9 6 9,19 8 6 8,38 6 4 6,27 6 3 6,43 3 1 3,48 4 1 3,69 37 22 37,44 348,780

Okul Ortalaması 8 6 8,45 8 7 7,87 6 4 5,97 6 4 5,90 3 2 2,80 4 1 3,76 35 24 34,75 330,850

KATILIMLAR

34 198 DENİZ ERVA ÇALIŞ R 4B 8 7 8,00 8 7 8,00 8 2 8,00 8 2 8,00 4 1 4,00 4 1 4,00 40 20 40,00 366,800 13 34 73 73 5281
% 45

35 157 MUSTAFA DEVE 4B 9 6 9,00 7 8 7,00 8 2 8,00 8 2 8,00 3 2 3,00 5 0 5,00 40 20 40,00 366,800 13 34 73 73 5281
% 45

36 288 EMİRHAN ARDAHANLI 4B 11 4 11,00 6 5 6,00 7 3 7,00 7 3 7,00 4 1 4,00 5 0 5,00 40 16 40,00 366,800 13 34 73 73 5281
% 45

37 308 HABİP ÇİFTÇİ 4A 11 4 11,00 9 6 9,00 6 4 6,00 5 5 5,00 5 0 5,00 4 1 4,00 40 20 40,00 366,800 20 34 73 73 5281
% 45

38 49 ECRİN ATEŞ 4A 12 3 12,00 4 10 4,00 7 3 7,00 8 2 8,00 4 1 4,00 4 1 4,00 39 20 39,00 360,140 21 38 81 81 5578
% 47

39 124 ECRİN SİGAN 4A 7 8 7,00 8 7 8,00 8 2 8,00 8 2 8,00 4 1 4,00 4 1 4,00 39 21 39,00 360,140 21 38 81 81 5578
% 47

40 136 FATMA YER 4A 11 4 11,00 8 7 8,00 7 3 7,00 6 4 6,00 3 2 3,00 3 2 3,00 38 22 38,00 353,480 23 40 88 88 5848
% 50

41 40 ABDULKADİR AVCI 4A 7 8 7,00 14 1 14,00 8 2 8,00 5 5 5,00 1 4 1,00 3 2 3,00 38 22 38,00 353,480 23 40 88 88 5848
% 50

42 158 ESMA GÜL YILMAZ 4B 10 5 10,00 6 9 6,00 6 4 6,00 10 0 10,00 2 3 2,00 4 1 4,00 38 22 38,00 353,480 16 40 88 88 5848
% 50

43 88 ERDEM AKÇİN 4B 11 4 11,00 10 5 10,00 5 5 5,00 4 6 4,00 5 0 5,00 2 3 2,00 37 23 37,00 346,820 17 43 94 94 6108
% 52

44 0 ZEYNEPSENA KIRTEPE 4A 10 5 10,00 3 12 3,00 7 3 7,00 7 3 7,00 5 0 5,00 5 0 5,00 37 23 37,00 346,820 25 43 94 94 6108
% 52

45 179 HİRANUR ÖZKAN 4B 10 5 10,00 5 10 5,00 7 3 7,00 6 4 6,00 4 1 4,00 4 1 4,00 36 24 36,00 340,160 18 45 99 99 6370
% 54

46 26 ALİ UĞURLİ 4B 9 6 9,00 11 4 11,00 6 3 6,00 3 5 3,00 3 2 3,00 4 0 4,00 36 20 36,00 340,160 18 45 99 99 6370
% 54

47 123 MERVENUR ÇELİK 4A 10 3 10,00 8 6 8,00 5 2 5,00 6 3 6,00 3 2 3,00 4 1 4,00 36 17 36,00 340,160 26 45 99 99 6370
% 54

48 197 ÖZGÜR REFİK ARAS 4B 11 4 11,00 6 9 6,00 4 6 4,00 6 4 6,00 3 2 3,00 5 0 5,00 35 25 35,00 333,500 20 48 103 103 6626
% 56

49 73 TAHA AHMET YAŞAR 4B 9 6 9,00 7 8 7,00 6 4 6,00 7 3 7,00 1 1 1,00 5 0 5,00 35 22 35,00 333,500 20 48 103 103 6626
% 56

50 137 FATMA EYLÜL SAMANCI4B 7 8 7,00 8 7 8,00 7 3 7,00 7 3 7,00 3 2 3,00 3 2 3,00 35 25 35,00 333,500 20 48 103 103 6626
% 56

51 59 ELİFNAZ TABİŞ 4A 7 8 7,00 9 6 9,00 5 5 5,00 6 4 6,00 3 2 3,00 5 0 5,00 35 25 35,00 333,500 27 48 103 103 6626
% 56

52 163 ÇAĞLANUR BABAGİL 4B 9 6 9,00 11 4 11,00 5 5 5,00 3 0 3,00 3 2 3,00 3 2 3,00 34 19 34,00 326,840 23 52 110 110 6904
% 59

53 0 DERYA KÖSE 4A 7 7 7,00 8 7 8,00 6 4 6,00 7 3 7,00 2 3 2,00 4 1 4,00 34 25 34,00 326,840 28 52 110 110 6904
% 59

54 0 NEHİR YAVUZ 4B 9 6 9,00 13 2 13,00 1 9 1,00 5 5 5,00 2 3 2,00 4 1 4,00 34 26 34,00 326,840 23 52 110 110 6904
% 59

55 198 YUNUS KIR 4B 11 3 11,00 6 9 6,00 5 5 5,00 7 3 7,00 1 4 1,00 4 1 4,00 34 25 34,00 326,840 23 52 110 110 6904
% 59

56 238 MUSTAFA MER TOĞLU 4B 7 4 7,00 8 5 8,00 7 2 7,00 6 2 6,00 2 3 2,00 3 2 3,00 33 18 33,00 320,180 26 56 121 121 7168
% 61

57 148 IRMAK KONAĞ 4A 9 6 9,00 3 9 3,00 5 5 5,00 7 3 7,00 5 0 5,00 4 1 4,00 33 24 33,00 320,180 29 56 121 121 7168
% 61

58 0 FURKAN TOHUMCU 4B 9 6 9,00 11 4 11,00 6 3 6,00 6 4 6,00 0 5 0,00 1 4 1,00 33 26 33,00 320,180 26 56 121 121 7168
% 61

59 100 YUSUF ALKANAT  9 5 9,00 3 11 3,00 8 2 8,00 5 5 5,00 3 2 3,00 4 1 4,00 32 26 32,00 313,520 3 59 130 130 7422
% 63

60 0 YUSUF TAHA HINISLIOĞLU4A 9 6 9,00 9 6 9,00 6 4 6,00 8 2 8,00 32 18 32,00 313,520 30 59 130 130 7422
% 63

61 335 BEREN GİYİK  7 8 7,00 5 10 5,00 4 6 4,00 7 3 7,00 4 1 4,00 5 0 5,00 32 28 32,00 313,520 3 59 130 130 7422
% 63

62 303 EREN KORKMAZ 4A 4 11 4,00 5 10 5,00 6 4 6,00 7 3 7,00 4 1 4,00 4 1 4,00 30 30 30,00 300,200 31 62 143 143 7890
% 67

63 157 BERAT CANPOLAT 4B 9 6 9,00 8 6 8,00 3 6 3,00 4 6 4,00 2 2 2,00 4 1 4,00 30 27 30,00 300,200 28 62 143 143 7890
% 67

64 6 ÖMER MİRAÇ KAĞIZMANLI4A 9 6 9,00 2 13 2,00 6 4 6,00 6 4 6,00 4 1 4,00 3 2 3,00 30 30 30,00 300,200 31 62 143 143 7890
% 67

65 202 ZEHRA HAYMANA 4B 9 6 9,00 7 7 7,00 6 4 6,00 4 6 4,00 3 2 3,00 0 1 0,00 29 26 29,00 293,540 29 65 154 154 8114
% 69

66 0 HARUN RAŞİT KIRTEPE 6 9 6,00 5 10 5,00 6 4 6,00 7 3 7,00 0 5 0,00 5 0 5,00 29 31 29,00 293,540 5 65 154 154 8114
% 69
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OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ERZURUM ERZURUM MERKEZ TOBB EFKAN ALA 4. SINIF KDS - 6 103 263 263 11763

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Matematik Fen BilimleriSosyal Bilgiler İngilizce Din Kültürü

Türkçe Matematik Fen Sosyal Bilgiler İngilizce Din K.ve A.B. Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 9 6 9,19 8 6 8,38 6 4 6,27 6 3 6,43 3 1 3,48 4 1 3,69 37 22 37,44 348,780

Okul Ortalaması 8 6 8,45 8 7 7,87 6 4 5,97 6 4 5,90 3 2 2,80 4 1 3,76 35 24 34,75 330,850

KATILIMLAR

67 297 KADİR SEVER 4B 6 9 6,00 4 7 4,00 8 2 8,00 5 5 5,00 3 2 3,00 3 2 3,00 29 27 29,00 293,540 29 65 154 154 8114
% 69

68 34 BERAT KÖMÜRCÜ 4A 7 8 7,00 5 10 5,00 7 3 7,00 7 3 7,00 1 3 1,00 1 1 1,00 28 28 28,00 286,880 33 68 159 159 8359
% 71

69 16 FATMANUR ÖZDEMİR 4A 5 9 5,00 6 7 6,00 8 2 8,00 5 2 5,00 1 3 1,00 3 1 3,00 28 24 28,00 286,880 33 68 159 159 8359
% 71

70 0 DAMLA NUR ŞİŞMAN 4A 6 9 6,00 5 9 5,00 7 3 7,00 4 6 4,00 4 1 4,00 2 3 2,00 28 31 28,00 286,880 33 68 159 159 8359
% 71

71 176 FATMA DEMİREL  4 11 4,00 5 10 5,00 7 3 7,00 7 3 7,00 1 4 1,00 4 1 4,00 28 32 28,00 286,880 6 68 159 159 8359
% 71

72 0 UMUT KÖK 4B 5 10 5,00 8 7 8,00 4 6 4,00 3 7 3,00 3 2 3,00 5 0 5,00 28 32 28,00 286,880 31 68 159 159 8359
% 71

73 125 ERAY ALBAYRAK 4A 6 9 6,00 6 9 6,00 6 4 6,00 6 4 6,00 0 5 0,00 4 1 4,00 28 32 28,00 286,880 33 68 159 159 8359
% 71

74 0 ELA GİYİK 4B 3 11 3,00 5 10 5,00 6 4 6,00 6 4 6,00 2 3 2,00 5 0 5,00 27 32 27,00 280,220 32 74 169 169 8571
% 73

75 227 İCLAL ASENA ÖZKANLI4A 7 8 7,00 3 12 3,00 3 7 3,00 5 5 5,00 4 1 4,00 4 1 4,00 26 34 26,00 273,560 37 75 177 177 8824
% 75

76 205 CANER KOÇOĞLU 4A 5 10 5,00 5 10 5,00 5 5 5,00 5 5 5,00 1 4 1,00 5 0 5,00 26 34 26,00 273,560 37 75 177 177 8824
% 75

77 251 SALİH BİLAL GENÇ 4B 9 6 9,00 7 8 7,00 5 5 5,00 4 1 4,00 25 20 25,00 266,900 33 77 184 184 9069
% 77

78 4 HAZAL KAHRİMAN 4A 8 6 8,00 4 11 4,00 5 4 5,00 3 6 3,00 2 3 2,00 3 2 3,00 25 32 25,00 266,900 39 77 184 184 9069
% 77

79 10 EBRANUR EKİNCİ 4B 6 9 6,00 9 6 9,00 7 3 7,00 2 8 2,00 0 5 0,00 1 4 1,00 25 35 25,00 266,900 33 77 184 184 9069
% 77

80 24 BATIKAN KUTMAN 4A 4 11 4,00 5 9 5,00 5 5 5,00 5 5 5,00 3 2 3,00 3 2 3,00 25 34 25,00 266,900 39 77 184 184 9069
% 77

81 0 EMİRHAN SALÜM 4A 5 10 5,00 5 10 5,00 1 9 1,00 6 4 6,00 2 3 2,00 4 1 4,00 23 37 23,00 253,580 41 81 194 194 9521
% 81

82 51 NEHİR UĞURLİ 4A 7 8 7,00 3 12 3,00 4 6 4,00 4 6 4,00 2 3 2,00 3 2 3,00 23 37 23,00 253,580 41 81 194 194 9521
% 81

83 0 ÖMER BERAT AKALAN  5 10 5,00 5 10 5,00 4 6 4,00 4 6 4,00 2 3 2,00 3 2 3,00 23 37 23,00 253,580 7 81 194 194 9521
% 81

84 0 MİRAÇ ABUZ 4B 5 10 5,00 4 11 4,00 3 7 3,00 3 7 3,00 2 3 2,00 4 1 4,00 21 39 21,00 240,260 35 84 209 209 9945
% 85

85 228 İKRANUR KOTAN 4B 4 11 4,00 4 11 4,00 5 5 5,00 3 7 3,00 2 3 2,00 3 2 3,00 21 39 21,00 240,260 35 84 209 209 9945
% 85

86 61 YİĞİT EMRE BAĞD GEN4B 3 12 3,00 6 9 6,00 3 6 3,00 5 5 5,00 2 3 2,00 2 3 2,00 21 38 21,00 240,260 35 84 209 209 9945
% 85

87 84 TUANA ÇALKINSEN 4A 4 11 4,00 4 11 4,00 3 7 3,00 5 5 5,00 1 4 1,00 4 1 4,00 21 39 21,00 240,260 43 84 209 209 9945
% 85

88 0 TAHİR GÖŞKER  4 11 4,00 3 12 3,00 4 6 4,00 3 7 3,00 3 2 3,00 3 2 3,00 20 40 20,00 233,600 8 88 218 218 10137
% 86

89 3 EREN DAL 4B 4 11 4,00 2 13 2,00 7 3 7,00 1 9 1,00 2 3 2,00 4 1 4,00 20 40 20,00 233,600 38 88 218 218 10137
% 86

90 0 ESMA AYLİN TAĞIL 4A 7 8 7,00 4 11 4,00 4 6 4,00 3 7 3,00 1 4 1,00 1 4 1,00 20 40 20,00 233,600 44 88 218 218 10137
% 86

91 181 İS A ARAS 4B 2 12 2,00 1 14 1,00 5 5 5,00 4 6 4,00 3 2 3,00 4 1 4,00 19 40 19,00 226,940 39 91 224 224 10342
% 88

92 29 MUHAMMET GE 4B 7 8 7,00 4 11 4,00 3 5 3,00 2 8 2,00 0 5 0,00 3 2 3,00 19 39 19,00 226,940 39 91 224 224 10342
% 88

93 0 ALİEFE NAR 4B 6 9 6,00 6 9 6,00 3 6 3,00 1 9 1,00 0 5 0,00 2 3 2,00 18 41 18,00 220,280 41 93 229 229 10530
% 90

94 0 AKİF ÖZCAN  6 6 6,00 4 9 4,00 2 6 2,00 4 4 4,00 0 5 0,00 2 3 2,00 18 33 18,00 220,280 9 93 229 229 10530
% 90

95 191 YAĞMUR YA R N TELEK4B 3 12 3,00 5 10 5,00 5 5 5,00 2 8 2,00 2 3 2,00 1 4 1,00 18 42 18,00 220,280 41 93 229 229 10530
% 90

96 171 EMİRHAN GEÇİT 4B 6 9 6,00 5 10 5,00 2 8 2,00 3 6 3,00 1 4 1,00 0 5 0,00 17 42 17,00 213,620 43 96 239 239 10737
% 91

97 0 BATUHAN KARAGÜLMEZ4B 2 13 2,00 6 9 6,00 3 7 3,00 2 8 2,00 2 3 2,00 2 3 2,00 17 43 17,00 213,620 43 96 239 239 10737
% 91

98 92 AHMET SAİD KONAĞ 4A 7 7 7,00 4 11 4,00 2 8 2,00 2 8 2,00 1 4 1,00 1 4 1,00 17 42 17,00 213,620 45 96 239 239 10737
% 91

99 14 ABDULSAMET ÖLMEZ 4A 2 12 2,00 3 12 3,00 4 6 4,00 4 6 4,00 0 5 0,00 4 1 4,00 17 42 17,00 213,620 45 96 239 239 10737
% 91
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OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ERZURUM ERZURUM MERKEZ TOBB EFKAN ALA 4. SINIF KDS - 6 103 263 263 11763

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Matematik Fen BilimleriSosyal Bilgiler İngilizce Din Kültürü

Türkçe Matematik Fen Sosyal Bilgiler İngilizce Din K.ve A.B. Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 9 6 9,19 8 6 8,38 6 4 6,27 6 3 6,43 3 1 3,48 4 1 3,69 37 22 37,44 348,780

Okul Ortalaması 8 6 8,45 8 7 7,87 6 4 5,97 6 4 5,90 3 2 2,80 4 1 3,76 35 24 34,75 330,850

KATILIMLAR

100 306 FATMANUR BÖLÜKBAŞI4B 4 11 4,00 4 11 4,00 1 9 1,00 4 6 4,00 0 5 0,00 2 3 2,00 15 45 15,00 200,300 45 100 250 250 11086
% 94

101 0 EREN   Z BOZKURT 4B 2 10 2,00 3 9 3,00 5 4 5,00 1 9 1,00 1 4 1,00 3 2 3,00 15 38 15,00 200,300 45 100 250 250 11086
% 94

102 0 MAHMUT TURAN 4B 3 12 3,00 3 12 3,00 3 7 3,00 1 9 1,00 1 4 1,00 4 1 4,00 15 45 15,00 200,300 45 100 250 250 11086
% 94

103 55 MEHMETFATİH ASLAN 4A 3 12 3,00 4 11 4,00 3 7 3,00 1 9 1,00 0 5 0,00 1 4 1,00 12 48 12,00 180,320 47 103 258 258 11445
% 97
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